



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

बोलपत्रको स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

सुचना प्रकाशित मिति: २०७८/०६/१७

यस अस्पतालबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको Website www.bolpatra.gov.np मार्फत आव्हान भएको Anticancer Drug for Hospital Pharmacy - Second Lot (Unit Rate) IFB NO. BPKMCH-PH/NCB/03/078/079 शिर्षकको बोलपत्र पेश भएका बोलपत्रदाता मध्ये अस्पतालको लागगत अनुमान भन्दा कम सारभुतरूपमा प्रभावग्राहि न्युनतम मुल्याङ्कित औषधिहरु बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र प्रस्ताव (Item Wise) छनोट भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) बमोजिमको सुचना सोहि ऐनको दफा ४७ बमोजिमको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

WHO GMP Category अन्तर्गत

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
1	Bevacizumab 100 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	12,355.00
2	Bortezomib 2 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,720.00
3	Carboplatin inj 450 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	2,375.00
4	Carboplatin inj 150 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	1,030.00
	Total of (3+4)		N/A	3,405.00
5	Cyclophosphamide 50 mg	Tab	No Bid	N/A
6	Daunorubicin 20 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
7	Epirubicin Hydrochloride 10 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	300.00
8	Epirubicin Hydrochloride 50 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,000.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
	Total of (7+8)		N/A	1,300.00
9	Epirubicin Hydrochloride 10 mg RTU	Vial	Bluemoon meditech Pvt.Ltd	1,188.00
10	Epirubicin Hydrochloride 50 mg RTU	Vial	Bluemoon meditech Pvt.Ltd	2,400.00
	Total of (9+10)		N/A	3,588.00
11	Gefitinib 250 mg	Tab	Sijal Pharma Pvt.Ltd	72.00
12	Gemcitabine 1 gm	Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	1,425.00
13	Gemcitabine 200 mg	Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	518.00
	Total (12+13)		N/A	1,943.00
14	Inj. Fludarabine 25 mg	Vial	No Bid	N/A
15	Irinotecan inj 100 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	899.00
16	Mercaptopurine 50 mg	Tab	Office Estimate Crossed	N/A
17	Mesna 200 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
18	Mitoxantrane 25 mg/12.5 ml	Vial	No Bid	N/A
19	Paclitaxel 300 mg (Nano particle)	Vial	Aplus Medico	22,000.00
20	Paclitaxel 100 mg (Protein Bound)	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	3,999.00
21	Paclitaxel 100 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,390.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
22	Paclitaxel 260 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	2,990.00
23	Paclitaxel 30 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	342.00
	Total of (21+22+23)		N/A	4,722.00
24	Conventional Paclitaxel 300 mg	Vial	No Bid	N/A
25	Axitinib 5 mg	Tab	No Bid	N/A
26	Palboclib 125 mg	Tab	Taj Nepal Pvt. Ltd.	999.00
27	Pegfilgrastim inj 6 mg	PFS	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	3,470.00
28	Pemetrexed 500 mg	Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	2,190.00
29	Pemetrexed 100 mg	Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	1,090.00
	Total of (28+29)		N/A	3,280.00
30	Rituximab 100 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	6,831.00
31	Rituximab 500 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	24,023.00
	Total of (30+31)		N/A	30,854.00
32	Sorafenib 200 mg	Tab	Taj Nepal Pvt. Ltd.	45.00
33	Zoledronic acid inj 4 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
34	Letrozole 2.5 mg	Tab	Sijal Pharma Pvt.Ltd	12.00
35	Anastrozole 1 mg	Tab	D.K.M Pharmaceutical	15.90



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
			Pvt. Ltd.	
36	Idarubicin 5 mg	Vial	No Bid	N/A
37	Calutide 50 mg	Tab	No Bid	N/A
38	6-Thioguanine 40 mg tab	1 Tab	No Bid	N/A
39	Abirateron acetate 250 mg	1 Tab	Taj Nepal Pvt. Ltd.	184.00
40	Actinomycin D 0.5 mg	1 Vial	Office Estimate Crossed	N/A
41	All trans retinoic acid 10 mg cap	1 Cap	No Bid	N/A
42	Amphoterecin B INJ 50 mg	1 Vial	Office Estimate Crossed	N/A
43	Apprepitant Kit (125 mg x 1 cap+ 80 mg 2 cap) (L1)	1 Cap	Bluemoon meditech Pvt.Ltd	1,280.00
44	Bendamustin 100 MG	1Vial	Prime Life Care International Pvt.Ltd	2,970.00
45	Bleomycin Sulphate 15 mg/ml	1 Vial	No Bid	N/A
46	chlorambucil 2 mg	1 Tab	No Bid	N/A
47	Cisplatin 10 mg	1 Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	86.00
48	Cisplatin 50 mg	1 Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	355.00
	Total of (47+48)		N/A	441.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
49	Crizotinib 250 mg	1 Cap	No Bid	N/A
50	Cyclophosphamide 1 gm	1 Vial	Vision care International Pvt. Ltd.	150.00
51	Cyclophosphamide 200 mg	1 Vial	Vision care International Pvt. Ltd.	58.00
52	Cyclophosphamide 500 mg	1 Vial	Vision care International Pvt. Ltd.	80.00
	Total of (50+51+52)		N/A	288
53	Dacarbazine 500 mg	1 Vial	No Bid(partial)	N/A
54	Dacarbazine 200 mg	1 Vial	No Bid(Partial)	N/A
	Total of (53+54)		N/A	N/A
55	Docetaxel 20 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,050.00
56	Docetaxel inj 80 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	3,800.00
	Total of (55+56)		N/A	4,850.00
57	Doxorubicin 50 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	712.00
58	Doxorubicin 10 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	240.00
	Total of (57+58)		N/A	952.00
59	Doxorubicin HCL liposome 20 mg	1 Vial	Vision care International Pvt. Ltd.	5,191.00
60	Erlotinib 100mg	1 Tab	Sijal Pharma Pvt.Ltd	200.00
61	Erlotinib 150 mg	1 Tab	Sijal Pharma Pvt.Ltd	279.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
62	Etoposide 100 mg	1 Cap	Office Estimate Crossed	N/A
63	Etoposide 50 mg	1 Cap	Sijal Pharma Pvt.Ltd	74.00
64	Etoposide 100 mg inj	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	190.00
65	Everolimus 10 mg	1 Tab	No Bid	N/A
66	Everolimus 5 mg	1 Tab	No Bid	N/A
67	Exemestane 25 mg	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
68	Filgrastim inj 300 µG (1 ML)	1Amp/Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	435.00
69	Fluorouracil 250 mg	1 Amp/Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	15.00
70	Fluorouracil 500 mg	1 Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	28.00
	Total of (69+70)		N/A	43.00
71	Hydroxyurea 500 mg	1 Cap	Prime Life Care International Pvt.Ltd	13.00
72	Ifosfamide + Mesna 2 gm	1Amp/Vial	Office Estimate Crossed	N/A
73	Imatinib 100 mg	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
74	Imatinib 400 mg	1 Tab	Taj Nepal Pvt. Ltd.	99.00
75	Lapatinib 250 mg	1 Tab	Taj Nepal Pvt. Ltd.	290.00
76	Lenalidomide 10 mg	1 Cap	Sijal Pharma Pvt.Ltd	149.50
77	Lenalidomide 25 mg	1 Cap	Sijal Pharma Pvt.Ltd	295.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
78	Lenvatinib 10 mg cap	1 Cap	Office Estimate Crossed	N/A
79	Lenvatinib 4 mg cap	1 Cap	Office Estimate Crossed	N/A
80	Melphalan 2 mg	1 Tab	No Bid	N/A
81	Melphalan 5 mg	1 Tab	No Bid	N/A
82	Methotrexate 50 mg	1 Amp/Vial	No Bid(partial)	N/A
83	Methotrexate 500 mg	1 Vial	No Bid(Partial)	N/A
	Total of (82+83)		N/A	N/A
84	Mitomycin-C 2 mg	1Vial	No Bid	N/A
85	Oxaliplatin 100 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,420.00
86	Oxaliplatin 50 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	780.00
	Total of (85+86)		N/A	2,200.00
87	Paclitaxel nano particel 30 mg	1 Vial	Aplus Medico	4,096.30
88	Pazopanib 200 mg	1 Tab	No Bid	N/A
89	Procarbazine 50 mg tab	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
90	Sunitinib 50 mg	1 Tab	Prime Life Care International Pvt.Ltd	1,035.00
91	Tamoxifen 10 mg	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
92	Temozolomide 100 mg	1 Cap	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	415.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder (WHO GMP) /Remarks	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
93	Temozolomide 250 mg	1 Cap	Prime Life Care International Pvt.Ltd	1,010.00
94	Vinblastin 10 mg	1 Vial	No Bid	N/A
95	Vincristine 1 mg	1 Vial	Office Estimate Crossed	N/A
96	Leucovorin Calcium inj 50 mg	1 Vial	Vision care International Pvt. Ltd.	292.00

USP/BP/EP/AP Category अन्तर्गत

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
1	Bevacizumab 100 mg	Vial	No Bid for this Category	N/A



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
2	Bortezomib 2 mg	Vial	No Bid for this Category	N/A
3	Carboplatin inj 450 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
4	Carboplatin inj 150 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
Total of (3+4)			N/A	
5	Cyclophosphamide 50 mg	Tab	No Bid	N/A
6	Daunorubicin 20 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
7	Epirubicin Hydrochloride 10 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	300.00
8	Epirubicin Hydrochloride 50 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,000.00
Total of (7+8)			N/A	1,300.00
9	Epirubicin Hydrochloride 10 mg RTU	Vial	Bluemoon meditech Pvt.Ltd	1,188.00
10	Epirubicin Hydrochloride 50 mg RTU	Vial	Bluemoon meditech Pvt.Ltd	2,400.00
Total of (9+10)			N/A	3,588.00
11	Gefitinib 250 mg	Tab	No Bid for this Category	N/A
12	Gemcitabine 1 gm	Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	1,425.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
13	Gemcitabine 200 mg	Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	518.00
	Total (12+13)	no bid	N/A	1,943.00
14	Inj. Fludarabine 25 mg	Vial	No Bid	N/A
15	Irinotecan inj 100 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	899.00
16	Mercaptopurine 50 mg	Tab	Office Estimate Crossed	N/A
17	Mesna 200 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
18	Mitoxantrane 25 mg/12.5 ml	Vial	No Bid	N/A
19	Paclitaxel 300 mg (Nano particle)	Vial	No Bid for this Category	N/A
20	Paclitaxel 100 mg (Protein Bound)	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
21	Paclitaxel 100 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,390.00
22	Paclitaxel 260 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	2,990.00
23	Paclitaxel 30 mg	Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	342.00
	Total of (21+22+23)	no bid	N/A	4,722.00
24	Conventional Paclitaxel 300 mg	Vial	No Bid	N/A
25	Axitinib 5 mg	Tab	No Bid	N/A
26	Palboclib 125 mg	Tab	No Bid for this Category	N/A



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
27	Pegfilgrastim inj 6 mg	PFS	No Bid for this Category	N/A
28	Pemetrexed 500 mg	Vial	Bluemoon meditech Pvt.Ltd	2,350.00
29	Pemetrexed 100 mg	Vial	Taj Nepal Pvt. Ltd.	900.00
	Total of (28+29)	no bid	N/A	3,250.00
30	Rituximab 100 mg	Vial	No Bid for this Category	N/A
31	Rituximab 500 mg	Vial	No Bid for this Category	N/A
	Total of (30+31)	no bid	N/A	N/A
32	Sorafenib 200 mg	Tab	No Bid for this Category	N/A
33	Zoledronic acid inj 4 mg	Vial	Office Estimate Crossed	N/A
34	Letrozole 2.5 mg	Tab	Taj Nepal Pvt. Ltd.	22.00
35	Anastrozole 1 mg	Tab	No Bid for this Category	N/A
36	Idarubicin 5 mg	Vial	No Bid	N/A
37	Calutide 50 mg	Tab	No Bid	N/A
38	6-Thioguanine 40 mg tab	1 Tab	No Bid	N/A
39	Abirateron acetate 250 mg	1 Tab	Taj Nepal Pvt. Ltd.	184.00
40	Actinomycin D 0.5 mg	1 Vial	Office Estimate Crossed	N/A



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
41	All trans retinoic acid 10 mg cap	1 Cap	No Bid	N/A
42	Amphoterecin B INJ 50 mg	1 Vial	Office Estimate Crossed	N/A
43	Appreptant Kit (125 mg x 1 cap+ 80 mg 2 cap) (L1)	1 Cap	No Bid for this Category	N/A
44	Bendamustin 100 MG	1Vial	No Bid for this Category	N/A
45	Bleomycin Sulphate 15 mg/ml	1 Vial	No Bid	N/A
46	chlorambucil 2 mg	1 Tab	No Bid	N/A
47	Cisplatin 10 mg	1 Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	86.00
48	Cisplatin 50 mg	1 Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	355.00
	Total of (47+48)	no bid	N/A	441.00
49	Crizotinib 250 mg	1 Cap	No Bid	N/A
50	Cyclophosphamide 1 gm	1 Vial	Vision care International Pvt.Ltd	150.00
51	Cyclophosphamide 200 mg	1 Vial	Vision care International Pvt.Ltd	58.00
52	Cyclophosphamide 500 mg	1 Vial	Vision care International Pvt.Ltd	80.00
	Total of (50+51+52)	no bid	N/A	288.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
53	Dacarbazine 500 mg	1 Vial	No Bid(partial)	N/A
54	Dacarbazine 200 mg	1 Vial	No Bid(Partial)	N/A
	Total of (53+54)	no bid	N/A	N/A
55	Docetaxel 20 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,050.00
56	Docetaxel inj 80 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	3,800.00
	Total of (55+56)	no bid	N/A	4,850.00
57	Doxorubicin 50 mg	1 Vial	Vision care International Pvt.Ltd	900.00
58	Doxorubicin 10 mg	1 Vial	Vision care International Pvt.Ltd	200.00
	Total of (57+58)		N/A	1,100.00
59	Doxorubicin HCL liposome 20 mg	1 Vial	No Bid for this Category	N/A
60	Erlotinib 100mg	1 Tab	No Bid for this Category	N/A
61	Erlotinib 150 mg	1 Tab	No Bid for this Category	N/A
62	Etoposide 100 mg	1 Cap	Office Estimate Crossed	N/A
63	Etoposide 50 mg	1 Cap	Sijal Pharma Pvt.Ltd	74.00
64	Etoposide 100 mg inj	1 Vial	Vision care International Pvt.Ltd	230.00
65	Everolimus 10 mg	1 Tab	No Bid	N/A



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
66	Everolimus 5 mg	1 Tab	No Bid	N/A
67	Exemestane 25 mg	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
68	Filgrastim inj 300 µG (1 ML)	1Amp/Vial	No Bid for this Category	N/A
69	Fluorouracil 250 mg	1 Amp/Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	15.00
70	Fluorouracil 500 mg	1 Vial	D.K.M Pharmaceutical Pvt. Ltd.	28.00
	Total of (69+70)		N/A	43.00
71	Hydroxyurea 500 mg	1 Cap	Prime Life Care International Pvt.Ltd	13.00
72	Ifosfamide + Mesna 2 gm	1Amp/Vial	Office Estimate Crossed	N/A
73	Imatinib 100 mg	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
74	Imatinib 400 mg	1 Tab	No Bid for this Category	N/A
75	Lapatinib 250 mg	1 Tab	No Bid for this Category	N/A
76	Lenalidomide 10 mg	1 Cap	No Bid for this Category	N/A
77	Lenalidomide 25 mg	1 Cap	No Bid for this Category	N/A
78	Lenvatinib 10 mg cap	1 Cap	Office Estimate Crossed	N/A
79	Lenvatinib 4 mg cap	1 Cap	Office Estimate Crossed	N/A



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
80	Melphalan 2 mg	1 Tab	No Bid	N/A
81	Melphalan 5 mg	1 Tab	No Bid	N/A
82	Methotrexate 50 mg	1 Amp/Vial	No Bid(partial)	N/A
83	Methotrexate 500 mg	1 Vial	No Bid(Partial)	N/A
	Total of (82+83)		N/A	N/A
84	Mitomycin-C 2 mg	1Vial	No Bid	N/A
85	Oxaliplatin 100 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	1,420.00
86	Oxaliplatin 50 mg	1 Vial	Sijal Pharma Pvt.Ltd	780.00
	Total of (85+86)		N/A	2,200.00
87	Paclitaxel nano partice 30 mg	no bid	No Bid for this Category	N/A
88	Pazopanib 200 mg	1 Tab	No Bid	N/A
89	Procarbazine 50 mg tab	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
90	Sunitinib 50 mg	1 Tab	No Bid for this Category	N/A
91	Tamoxifen 10 mg	1 Tab	Office Estimate Crossed	N/A
92	Temozolomide 100 mg	1 Cap	Prime Life Care International Pvt.Ltd	420.00
93	Temozolomide 250 mg	1 Cap	Prime Life Care International Pvt.Ltd	1,010.00



बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

भरतपुर, चितवन, नेपाल

पो.बक्स नं. ३४, फोन नं. ०५६-५२४५०९, फ्याक्स नं. ०५६-५२३७४७, वेबसाइट: www.bpkmch.org.np

प.सं.

चलानी नं.

S.NO	Drug Name	Unit	Substantially Responsive Lowest Evaluated Selected Bidder /USP/BP/EP/AP Category	
			Name	Per Unit Bid Rate (NPR)
94	Vinblastin 10 mg	1 Vial	No Bid	N/A
95	Vincristine 1 mg	1 Vial	Office Estimate Crossed	N/A
96	Leucovorin Calcium inj 50 mg	1 Vial	Vision care International Pvt.Ltd	292.00

डा. कृष्ण सागर शर्मा

नि. कार्यकारी निर्देशक